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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm.: 013-04/2022-15/6

N° Pr.: 2170-67-02-22-2

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 16 ¢ 23

del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua LXVI sessione per corrispondenza, tenutasi
dal giorno 11 al 14 marzo 2022, dopo aver esaminato la richiesta della societa FINISTRIA
s.r.l di Fiume, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
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CONCLUSIONE
14 marzo 2022, N° 414,
“Assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di gestione
della societa FINISTRIA s.r.l. di Fiume”

Si prende atto della richiesta di assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle
spese di gestione della societd FINISTRIA s.r.1. di Fiume (in allegato).

Si concede alla societd FINISTRIA s.r.l. di Fiume il finanziamento di kune 10.000,00
strettamente finalizzato al pagamento delle spese di gestione, come da richiesta; se alla
chiusura dell’attivita risultera 1’avanzo, lo stesso verra usato per spese notarili € legali
legati alla chiusura dell’attivita della Societa;

I mezzi a copertura di quanto deliberato al precedente punto vanno attinti da “Spese
gestione MAECI-UT,

L’attuazione della presente Conclusione & di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sara
pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

v H:Presidente
Marin Corva
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Fiume, 14 marzo 2022 . %

Alla societd FINISTRIA S.r.l. Fiume.

Al Presidente dell’ Unione Italiana, Maurizio Tremul.

Al Presidente dell’ Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin.

Al Vicepresidente dell’ Assemblea dell’Unione Italiana, Arijana Brajko Gall.
Ai Servizi Amministrativi e Archivio.



MOTIVAZIONE

In data 18 febbraio 2022, la Direzione della societd FINISTRIA s.r.l. di Fiume, ha
presentato la richiesta di assicurazione dei mezzi destinati alla copertura delle spese di

gestione della societa.
Vista la necessita di far fronte alle spese di gestione della Societd e nell’intento di

assicurare alla societd FINISTRIA s.r.l. di Fiume le condizioni necessarie per 1’indisturbato
funzionamento, si delibera come nel dispositivo del presente Atto.



Unione Italiana - Federico Guidotto

From: MARIN CORVA <info@unione-italiana.hr>

Sent: giovedi 3 marzo 2022 12:00

To: 'Segreteria Ul Gruber'; 'Unione Italiana - Federico Guidotto'; 'Segreteria Budiselic'
Subject: RE: Finistria-richiesta finanyiamento spese funzionali

Certo

Marin Corva

Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana

From: Segreteria Ul Gruber <finistria@unione-italiana.hr>

Sent: Wednesday, March 2, 2022 1:01 PM

To: 'MARIN CORVA' <info@unione-italiana.hr>; 'Unione Italiana - Federico Guidotto' <guidotto@unione-italiana.eu>;
'Segreteria Budiselic' <archivio@unione-italiana.hr>

Subject: FW: Finistria-richiesta finanyiamento spese funzionali

Carissimi,
Si puo inserire la richiesta di Finistria per la prossima GE?

Romina

From: info@mauriziotremul.eu [mailto:info@mauriziotremul.eu]

Sent: Friday, February 18,2022 11:18 PM

To: 'Segreteria Ul Gruber' <finistria@unione-italiana.hr>; 'Marin Corva' <info@unione-italiana.hr>; 'Presidente UI'
<tremul@unione-italiana.com>

Cc: 'Segreteria Budiselic' <archivio@unione-italiana.hr>; Maurizio Tremul <info@mauriziotremul.eu>

Subject: R: Finistria-richiesta finanyiamento spese funzionali

Buona sera,
per quanto mi riguarda sono pienamente favorevole. Si puo procedere.

cordialita.

Maurizio Tremul
Presidente dell’Unione Italiana
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse
pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Il
presente messaggio € stato sottoposto a scansione con un programma antivirus.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This email message has been swept by
MIMEsweeper for the presence of computer viruses.

Prima di stampare questa e-mail, ricordati del”ambiente. Pomisli na okolje, preden natisnes tole sporccilo. Please consider the
environment before printing this mail.

Da: Segreteria Ul Gruber <finistria@unione-italiana.hr>

Inviato: venerdi 18 febbraio 2022 09.40

A: 'Marin Corva' <info@unione-italiana.hr>; 'Presidente Ul' <tremul@unione-italiana.com>; info@mauriziotremul.eu
Cc: 'Segreteria Budiselic' <archivio@unione-italiana.hr>

Oggetto: Finistria-richiesta finanyiamento spese funzionali

Priorita: Alta

Carissimi,

Visto che non ho avuto riscontro sul futuro della societa, vi chiedo di approvare il finanziamento a favore di Finistria
relativo alle spese funzionali per un anno ammontante a kune 10.000,00.

Il sunnominato importo comprende le spese di contabilita esterna che sono le piu consistenti (kune 1.875,00 per
bilancio e 5.655,76 per servizio di contabilita per un anno), spese asporto immondizia kune 1.272,00, spese camera
di commercio 504,00 e spese per imprevisti.

Con speranza in un vostro pronto riscontro,
invio cordiali saluti.

Romina Gruber

Ova e-posta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.
www.avast.com




